证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游(Ａ股)  编号：2018-061

900942(Ｂ股)              黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于处置可供出售金融资产进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概况

1、本公司持有可供出售金融资产华安证券股份有限公司（以下简称“华安

证券”） 股份 10,000 万股，占华安证券总股本的 2.76%。公司六届董事会第

三十二次会议审议通过了《关于授权公司管理层处置可供出售金融资产的议案》，

公司已累计减持华安证券股票 1800 万股。截至 2018 年 3 月 6 日，公司尚持有

华安证券股份 8200 万股，占其总股本的 2.26%（参见公司 2018-006 号公告）。

2、公司七届董事会第四次会议审议通过了《关于授权处置可供出售金融资

产的议案》,并经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。截至 7 月 20 日，

公司尚持有华安证券股份 8146 万股，占其总股本的 2.25%。会议同意公司授权

管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况，在不低于 5

元/股的价格基础上择机处置公司尚持有的可供出售金融资产华安证券股份，授

权期限为股东大会审议批准后次一交易日至可供出售金融资产全部处置完毕为

止（参见公司 2018-036 号公告）。

二、交易进展

2018 年 8 月 7 日至 10 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集合

竞价方式继续减持华安证券共计 1161 万股。经初步测算，本次减持公司可获得

投资收益约 4240 万元，占最近一个会计年度经审计净利润的 10.24%。

三、交易产生的影响

截至 2018 年 10 月 29 日收盘，公司尚持有华安证券 6985 万股，占华安

证券总股本的 1.93%。上述减持所获收益将对公司 2018 年度业绩产生有利影响。

上述数据未经审计，最终数据以注册会计师审计数为准，公司提请广大投资

者理性投资，注意风险。

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日