证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2018-026

中广天择传媒股份有限公司

关于持股 5%以上股东因误操作导致短线交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“中广天择”）于 2018

年 10 月 11 日收到公司股东天津天图兴华股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简

称“天图兴华”）书面说明，知悉天图兴华由于 2018 年 10 月 10 日交易员误操作，

导致在实施减持过程中出现短线交易本公司股票的情形。根据《公司法》、《证券

法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将相关情况公

告如下：

一、 本次误操作导致短线交易的情况

天津天图兴华股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“天图兴华”）、深圳

市天图兴瑞创业投资有限公司（以下简称“天图兴瑞”）和天津天图兴盛股权投

资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“天图兴盛”） 深圳市天图投资管理股份

有限公司（以下简称“天图投资”）、深圳市天图创业投资有限公司（以下简称“天

图创投”）（合称“天图公司一致行动人”），天图公司一致行动人因自身资金需求，

天图兴华、天图兴瑞和天图兴盛三个公司计划减持中广天择股票合计不超过

7,112,275 股，占公司总股本的 7.11%，自 2018 年 9 月 6 日起 6个月内通过集中

竞价的方式减持不超过公司总股本的 2%；通过大宗交易减持不超过公司总股本

的 4%；通过协议转让减持 5%-7.11%。详见公司于 2018 年 8 月 14 日披露的《中

广天择传媒股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-020）。

天图公司一致行动人截至 2018 年 10 月 10 日，通过集中竞价进行减持的明

细为：

时间 交易主体 成交数量（股） 成交金额（元） 均价（元）

2018/9/28 天图兴瑞 106,000 1,717,963.00 16.2072

2018/10/8 天图兴盛 16,200 255,060.00 15.7444

2018/10/8 天图兴华 3,793 59,454.17 15.6747

2018/10/9 天图兴华 59,957 924,285.66 15.4158

2018/10/10 天图兴华 27,100 420,955.00 15.5334

根据天图兴华公司出具的情况说明，2018 年 10 月 10 日天图公司一致行动

人由于工作人员的误操作，误将买入操作当成了卖出操作，错误买入公司股份

2,000 股，成交金额为 30,841 元，均价为 15.4205 元。

截止2018年10月10日股市收盘,天图公司一致行动人持有中广天择无限售

流通股 14,011,501 股，占公司总股本的 14.01%。

二、 本次事件的处理

天图公司一致行动人自愿将本次短线交易的收益上缴公司。计算方法如下：

以交易股数为 2,000 股，买入均价为 15.4205 元/股，天图一致行动人近 6 个月

卖出最高成交价格为 16.31 元/股，计算出差额为 1,779 元，收益自告知之日起

5个交易日内上缴公司。

天图公司一致行动人的此次误操作不具有短线交易的主观故意，并已深刻认

识到本次短线交易的严重性，对本次误操作构成的短线交易给公司和市场带来的

不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。今后天图公司一致行动人相关人员将

加强业务学习，避免类似事件的再次发生。公司也将进一步加强针对控股股东、

5%以上股东及董监高相关法律法规的培训和宣贯工作，并督促相关人员严格规范

买卖公司股票的行为，杜绝此类情况再次发生。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2018 年 10 月 11 日 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