证券代码：600298             证券简称：安琪酵母         临 2017-039 号

安琪酵母股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于 2017 年 7 月 1 日发布了《安

琪酵母股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》，湖北日

升科技有限公司（以下简称：日升科技）拟计划自公告披露日起 90 日内，通过

大宗交易方式减持不超过 16,481,619 股，即不超过公司总股本 2%；计划自公告

披露日起 15 个交易日后的 90 日内，通过集中竞价方式减持不超过 8,240,809

股，即不超过公司总股本 1%，合计共减持不超过 24,722,428 股，即不超过公司

总股本 3%。日升科技于 2017 年 7 月 28 日完成大宗交易减持计划，减持了公司

股份 1,648 万股,占公司总股本的 1.999%。2017 年 9 月 5 日完成集中竞价减持计

划的 43.49%，通过盘中集中竞价方公司减持公司股份 3,584,195 股，占公司总

股本的 0.435%。具体内容分别详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

及上交所网站 www.sse.com.cn 上的公司“临 2017-022 号公告”、“临 2017-030

号公告”和“临 2017-038 号公告”。

2017 年 9 月 12 日，公司收到日升科技《关于减持安琪酵母股份计划实施完

毕情况的告知函》，2017 年 9 月 5 日至 2017 年 9 月 12 日期间通过盘中集合竞价

方式累计减持公司股份 824 万股，减持均价为每股 23.37 元，其中 2017 年 9 月

5 日至 2017 年 9 月 11 日期间通过盘中集合竞价减持股份 4,093,387 股，占拟计

划集中竞价减持股份数的 49.67%。本次集中竞价减持计划实施完毕。

截止本公告披露日，日升科技通过大宗交易方式减持公司股份 1,648 万股，

通过集中竞价方式减持公司股份 824 万股，合计减持公司股份 2,472 万股，占 7

月 1 日公司发布的日升科技减持计划股份数的 99.99%,本次减持计划实施完毕。

本次减持完成后，日升科技持有公司股份61,896,443股，占公司总股本的7.51%。

http://www.sse.com.cn/

日升科技减持计划实施情况与此前披露的减持计划一致。

日升科技不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划实施完毕后日升

科技仍为公司持股 5%以上股东且不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司

治理、持续性经营产生重大影响。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2017年 9月13日