证券代码：600228            证券简称：昌九生化          公告编号：2016-072

江西昌九生物化工股份有限公司

关于持股 5%以上股东短线交易的公告

江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股 5%以

上股东周勇及其一致行动人赵平、赵海月（以下简称：周勇及其一致行动人）于 2015

年 8 月 31 日至 2016 年 3 月 7 日期间买卖公司股票，构成短线交易的情形，公司根

据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，

现将有关情况公告如下：

一、周勇及其一致行动人短线交易的基本情况

截至 2015 年 8 月 31 日，公司股东周勇及其一致行动人合计持有公司股份

1,222.1729 万股，占本公司总股本的 5.065%，成为公司持股 5%以上的股东。

后续周勇及其一致行动人买卖公司股票情况按月度汇总如下：

股东名称
增持.减持

方式
增持.减持期间

增持.减持
均价

（元/股）

增持.减持
股数

（万股）

增持.减持
比例

（%）

月底累计
持股

（万股）
周勇，赵平，

赵海月

2015 年 8 月 31 日 11.20 1222.1729 5.065

2015 年 8 月 31 日 10.13 -3 -0.012

2015 年 8 月份累计
持股

  5.053 1219.1729

2015 年 9 月 30 日 9.71 456.1812 1.890

2015 年 9 月 30 日 10.2 -10 -0.041

2015 年 9 月份累计
持股

  6.902 1665.3541

2015 年 10 月 31 日 11 1.82 0.008

2015 年 10 月 31 日 10.37 -4.0502 -0.017

2015 年 10 月份累
计持股

  6.893 1663.1239

2015 年 11 月 30 日 14.63 14 0.058

2015 年 11 月 30 日 12.65 -11 -0.046

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

周勇及其一致行动人在成为公司持股5%以上股东后，自2015年8月31日至2016

年 3 月 7 日买卖公司股票，根据相关规定，构成短线交易情形。

截至本公告日，周勇及其一致行动人合计持有公司股份 1,533.2339 万股，占本

公司总股本的 6.3535%。详见公司 2016 年 8 月 13 日于指定信息披露媒体披露的《昌

九生化关于股东权益变动的提示性公告》、《昌九生化简式权益报告书》。

此外，经自查，上述交易均未在公司定期报告披露的敏感期内，公司无影响证

券价格的重大信息，亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，周勇及其一

致行动人均未在公司任职，除因买入股票而持有公司股份外，不存在其他关联关系。

二、本次事件的处理

1、根据《证券法》第 47 条及《上海证券交易所股票上市规则》第 3.1.7 条规定：

上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司 5%以上股份的股东，将其持有

的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入，由此所得收益归

上市公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。

在二级市场

上购买

2015 年 11 月份累
计持股

  6.905 1666.1239

2015 年 12 月 31 日 15.03 60.881 0.252

2015 年 12 月 31 日 15.03 -21.86 -0.091

2015 年 12 月份累
计持股

  7.066 1705.1449

2016 年 1 月 31 日 12.92 70.2850 0.291

2016 年 1 月 31 日 11.42 -24.771 -0.103

2016 年 1 月份累计
持股

  7.254 1750.6589

2016 年 2 月 29 日 11.73 2 0.008

2016 年 2 月 29 日 12.06 -113.465 -0.470

2016 年 2 月份累计
持股

  6.792 1639.1939

2016 年 3 月 31 日 10.47 9 0.037

2016 年 3 月 31 日 10.69 -114.96 -0.476

  2016 年 3 月份累计
持股

  6.3535 1533.2339

 增持合计   1836.3401 7.6095

减持合计   -303.1052 -1.256

  总持股累计   6.3535 1533.2339

在短线交易期间，根据先进行出的原则计算，周勇及其一致行动人买卖股票获

得收益情况如下表所示：

单位：人民币 元

股东姓名 卖出股数 卖出均价 买入股数 买入价格 毛收益 扣税收益

周勇 200,000 10.815 200,000 10.852 -7,400 -7,411

赵平 375,312 11.2156 375,312 11.678 -173,544 -173,805

赵海月 2,425,750 11.76 2,425,750 11.2655 1,199,533 1,197,734

合计         1,018,589 1,016,518

公司董事会已与周勇及其一致行动人达成一致意见，短线交易所得收益

1,016,518 元已上缴公司所有。

2、周勇及其一致行动人已深刻认识到其违规行为的严重性，就短线交易行为向

广大投资者致以诚挚的歉意。

3、公司董事会督促公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份 5%以上的

股东必须严格相关法律法规，避免此类情况的再次出现。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司

   董 事 会

     2016 年 9 月 14 日