证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代码：600
证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简称：*ST博元
公告编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临2016
016

珠海市博元投资股份有限公司

关于股票终止上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016 年 3 月 21 日，珠海市博元投资股份有限公司（以下简称：公司）收到

上海证券交易所自律监管决定书[2016]77 号《关于珠海市博元投资股份有限公

司股票终止上市的决定》,上海证券交易所决定终止公司股票上市。

一、终止上市的证券种类、证券简称、证券代码

1、证券种类：人民币普通股

2、证券简称：*ST 博元

3、证券代码：600656

二 、终止上市决定的主要内容

2015 年 3 月 26 日，公司因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪和伪造、变造

金融票证罪，被中国证监会移送公安机关。公司股票自 2015 年 5 月 28 日起暂停

上市，现仍未恢复上市。

2016 年 3 月 21 日，上海证券交易所上市委员会召开审核会议，作出了同意

终止公司股票上市的审核意见。根据审核意见，上海证券交易所决定终止公司股

票上市。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.3.20 条、第 14.3.21 条和

14.3.25 条等规定，自本决定公告之日后的五个交易日届满的下一个交易日

（2016 年 3 月 29 日）起，公司股票进入退市整理期交易。上海证券交易所在退

市整理期届满后 5个交易日内，对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。退市

整理期间，公司及相关信息披露义务人仍应当遵守法律、行政法规、部门规章、

其他规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他规定，

并履行相关义务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.3.27 条、第 14.3.28 条等规定，

公司应当立即准备股票转入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的相关事宜，保

证公司股票在摘牌之日起的 45 个交易日内可以挂牌转让。

三、终止上市后公司的联系人、联系地址、电话和其他通讯方式

1、联 系 人：赵楚耿

2、联系地址：广东省珠海市香洲区九洲大道中 1009 号钰海环球金融中心

17 楼 1706 室

3、电    话：0756-2660313

4、传    真：0756-2660878

四、公司股票进入退市整理期交易的安排

自上海证券交易所公告对公司股票作出终止上市的决定之日后的五个交易

日届满的下一个交易日（2016 年 3 月 29 日）起，公司股票进入退市整理期交易。

关于公司股票进入退市整理期交易的相关安排详见本公司同日刊登的《*ST

博元关于公司股票进入退市整理期交易的公告》（临 2016-017）。上海证券交易

所在退市整理期届满后 5个交易日内，对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

特此公告。

    珠海市博元投资股份有限公司

                                              董 事 会

                                             二〇一六年三月二十二日