股票代码：600381                         股票简称：ST 春天                         公告编号：2016-076

 1

青海春天药用资源科技股份有限公司

关于股票撤销风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

撤销其他风险警示的起始日：2016年11月21日

撤销其他风险警示后的股票简称、股票代码、股票价格的日涨跌幅限制：

公司股票撤销其他风险警示后，股票简称将从“ST 春天”变更为“青海春天”，交易日

涨跌幅限制由5%变更为10%，股票代码“600381”不变。

虽然导致我公司被实施其他风险警示的因素已消除，但公司主营业务收入和盈利仍存

在偏弱的情况，预计公司本年度的累计净利润与上年相比可能存在较大幅度下降，敬

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、股票种类、简称、证券代码以及撤销风险警示的起始日

（一）股票种类与简称：公司股票简称由“ST春天”变更为“青海春天”

（二）股票代码仍为：600381

（三）撤销风险警示的起始日：2016年11月21日

二、撤销其他风险警示的情况说明

2016年3月31日，青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）控

股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“春天药用”）收到青海省食

品药品监督管理局青食药监办[2016]33号《关于冬虫夏草纯粉片产品停止试点有关事

宜的通知》，停止春天药用生产的冬虫夏草纯粉片的产品试点和产品生产经营，我公

司的生产经营情况触及《上海证券交易所上市规则》第13.3.1（二）“生产经营活动

受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”的相关规定，公司股票于2016年6月29

日被实施“其他风险警示”（具体情况详见公司分别于2016年6月24日、6月28日在《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和在上海证券交易所网站披露的2016-055、

2016-057号公告）。

我公司为消除相关风险，采取了加强其他冬虫夏草产品的生产和销售工作、充分

利用多年经营积累起来的营销策划、推广经验和媒体资源挖掘公司其他业务潜能，积

极开拓和发展除冬虫夏草纯粉片外的其他业务等系列措施来化解面临的经营困境、消

除公司股票被实施风险警示的情形。经过不懈的努力，公司冬虫夏草原草系列产品的

生产、销售和广告、营销策划业务已成为公司目前重要的业务和利润来源，并具有可

持续性，公司已经基本摆脱了对冬虫夏草纯粉片单一业务的依赖，主营业务得到恢复

并产生利润，且目前公司整体营运正常，核心团队稳定，导致公司股票被实施其他风

险警示的情形已消除。

根据《上海证券交易所上市规则》13.3.6“上市公司股票因第13.3.1条第（二）

项、第（三）项、第（四）项或者第（六）项被实施其他风险警示的情形已消除的，

可以向本所申请撤销对其股票实施的其他风险警示”的规定，2016年11月11日召开的

公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于同意青海春天药用资源科技股份

有限公司向上海证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示的议案》，并于当日向上

海证券交易所提交了撤销对公司股票实施其他风险警示的申请（具体情况详见公司于

2016年11月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和在上海证券交

易所网站披露的2016-072、2016-073号公告。）

三、撤销其他风险警示的有关事项提示

鉴于公司目前整体营运正常，核心团队稳定，不再触及《股票上市规则》13.3.1 条

第（二）项“生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”的情形，也

不触及《股票上市规则》规定的其他“其他风险警示”的情形，上海证券交易所于2016

年11月17日同意撤销对公司股票实施的其他风险提示。具体事项如下：

1、公司股票自2016年11月21日起撤销其他风险警示，股票简称由“ST春天”变更

为“青海春天”。

2、撤销其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制由“5%”变更为10%，公司股票

转出其他风险警示板交易。

3、关于股票停复牌事项，根据《股票上市规则》第13.3.10条相关规定，公司股

票于2016年11月18日停牌1天。

四、其他风险提示或需要提醒投资者重点关注的事项

虽然导致我公司被实施其他风险警示的因素已消除，但结合目前国内经济大环境

处于持续下行、社会消费力水平、购买力水平下降等实际情况，以及公司新产品仍需

要获得相关监管部门批准后方可生产和销售，我公司目前所采取的系列提高生产经营

的措施取得显著成效也需要一定的时间，因此公司主营业务收入和盈利仍存在偏弱的

情况，预计公司本年度的累计净利润与上年相比可能存在较大幅度下降，公司敬请广

大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

                                                       董事会

2016 年 11 月 17 日