股票代码：600381                         股票简称：ST 春天                  公告编号：2016-073

 1

青海春天药用资源科技股份有限公司

关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 上海证券交易所将在收到本公司申请之后的五个交易日内，根据实际情

况决定是否撤销对本公司股票实施的其他风险警示。

 在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，A股股票（600381）

正常交易。

一、 公司股票被实施其他风险警示的情形

2016年3月31日，青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）

控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“春天药用”）收到

青海省食品药品监督管理局青食药监办[2016]33号《关于冬虫夏草纯粉片产品停

止试点有关事宜的通知》，停止春天药用生产的冬虫夏草纯粉片的产品试点和产

品生产经营，我公司的生产经营情况触及《上海证券交易所上市规则》第13.3.1

（二）的相关规定，公司股票于2016年6月29日被实施“其他风险警示”。具体

情况详见公司分别于2016年6月24日、6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2016-055、

2016-057号公告。

二、 公司申请撤销风险警示的说明

根据《上海证券交易所上市规则》13.3.6的规定：“上市公司股票因第13.3.1

条第（二）项、第（三）项、第（四）项或者第（六）项被实施其他风险警示的

情形已消除的，可以向本所申请撤销对其股票实施的其他风险警示。”

根据我公司目前实际经营情况，我公司已满足上述规定的条件，符合申请撤

销其他风险警示的条件，具体如下：

我公司为消除相关风险，采取了系列措施来化解面临的经营困境、消除公司

股票被实施ST的情形。经过六个多月的努力，该等措施取得了良好的效果，公司

主营业务得以恢复，并根据实际情况对公司未来发展进行了较为明晰的再规划。

（一） 非冬虫夏草纯粉片业务收入占我公司主营收入比例超过 50%

1、加强其他冬虫夏草产品的生产和销售工作

冬虫夏草纯粉片停止生产后，春天药用根据企业及市场的实际情况，及时调

整、制订了切实有效的冬虫夏草原草系列产品的生产计划和营销方案，并予以大

力执行，大大增加了冬虫夏草原草系列产品的市场份额以及在我公司主营业务收

入中的比重。2016 年前三季度，公司冬虫夏草原草系列产品的营业收入为 9,686

万元，占主营业务收入的 22.62%。

2、 充分挖掘广告、营销策划业务的潜力

公司还充分利用多年经营积累起来的营销策划、推广经验和媒体资源挖掘公

司其他业务潜能，积极开拓和发展除冬虫夏草纯粉片外的其他业务。广告、营销

策划业务一直是春天药用重要业务之一，因此其取得的效果最为显著。2016 年

前三季度，公司广告、营销策划业务的营业收入为 14,814 万元，占主营业务收

入的 34.58%。

（二） 积极开展中成药品销售工作取得进展

春天药用已取得《药品经营许可证》，正在申请办理《药品经营质量管理规

范认证证书》，并尽力争取早日取得。

春天药用取得《药品经营质量管理规范认证证书》后，将充分利用自身在冬

虫夏草行业多年的研发、销售优势，与包括关联企业三普药业有限公司在内的药

企合作开展冬虫夏草类中成药产品的销售工作。预计该业务开展后，将给公司带

来一定的营业收入及利润。

（三） 积极开展新产品的研发

目前公司有六种以冬虫夏草为原料的保健食品新产品已完成研发，其中三

种已具备根据 2016 年 7 月 1 日实施的《保健食品注册与备案管理办法》（国家食

品药品监督管理总局令第 22 号）向有关食药监管理部门开展注册申报工作的条

件，目前正在等待食药监管理部门进一步明确该《办法》的相关实施细则。公司

及春天药用将在相关工作中将加强与食药监管理部门的沟通，积极配合食药监管

理部门的工作，尽快完成新产品的注册工作并投产，以进一步丰富公司产品线、

增加利润来源。

综上所述，公司冬虫夏草原草系列产品的生产、销售和广告、营销策划业务

已成为公司目前重要的业务和利润来源，并具有可持续性，公司已经基本摆脱了

对冬虫夏草纯粉片单一业务的依赖，主营业务得到恢复并产生利润。公司也对未

来发展有较为清晰的规划，加上目前公司整体营运正常，核心团队稳定，导致公

司股票被实施 ST 的情形已消除，公司董事会认为公司符合撤销其他风险警示的

条件。

公司第六届董事会第二十一次会议经审议，同意公司向上海证券交易所申

请撤销对公司股票实施其他风险警示的措施，公司并于 2016 年 11 月 11 日向

上海证券交易所提交了撤销对公司股票实施其他风险警示的申请。上海证券交

易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对

公司股票实施的其他风险警示措施。在此期间公司不申请股票停牌，公司 A 股

股票（600381）正常交易。

公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，公司的指定信息

披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/ ），敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

                                                       董事会

2016 年 11 月 11 日

http://www.sse.com.cn/