证券代码：600371                  证券简称：万向德农                  公告编号：2015—025

万向德农股份有限公司

 关于维护公司股价稳定方案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏负连带责任。

近期证券市场出现了非理性波动，为促进公司持续、稳健、健康发展，增强

社会担当，共同维护资本市场，维护全体投资者利益，特制定维护公司股价稳定

方案，具体如下：

1、公司控股股东自本公告披露之日起未来 6 个月内不在二级市场减持本公

司股份。

2、根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增

持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51 号）相关文件精神，为体现社

会责任，尽自己的能力促进资本市场持续稳定健康发展，维护投资者利益，公司

董事长管大源先生拟于未来 6 个月内以自筹资金通过二级市场买入的方式择机

增持公司股票不超过 20 万股，并承诺本次增持的公司股票，增持完成后六个月

内不减持。

3、鉴于公司主营业务玉米种业整体行业目前波动较大，公司将加快转型升

级，努力提升经营效益，最大限度保护投资者利益。

4、由于公司股票价格连续 10 个交易日内累计跌幅超过 30%，公司拟于 2015

年 7 月 17 日下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所“e 互动”平台召开投资者

说明会，介绍维护公司股票稳定的具体方案、公司生产经营情况及管理层对公司

未来发展的分析，坚定投资者信心。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2015 年 7 月 10 日