证券代码：600298             证券简称：安琪酵母              临 2015-035

安琪酵母股份有限公司

关于维护公司股价稳定的公告

特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近期我国证券市场出现了大幅波动，为了坚决维护证券市场稳定发展，基于

对本公司未来持续稳定发展的强烈信心基础上，本公司已采取及将要采取如下措

施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。

一、本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司、第二大股东湖北日升科

技有限公司及公司董监高在近期 6 个月内未减持公司股票，在未来 6 个月内也不

会减持公司股票。

二、本公司已在 2015 年 7 月 2 日发布了“赴俄罗斯投资新建 2 万吨酵母项

目”、“在上海自贸区设立融资租赁公司”、“控股子公司启动改制设立股份有限公

司及拟申请在新三板挂牌”等董事会公告，按照公司既定战略稳健有序地进行对

外投资和战略扩张。

三、本公司已在 2015 年 7 月 9 日发布了“2015 年半年度业绩预增公告”，

预计 2015 年半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同比增加 50%-65%。主

导产品和主营业务的健康发展致使公司盈利能力大幅改善，是支撑公司股价稳定

的最重要因素。

四、本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司承诺：自本公告发布之日

起 6 个月内如公司股价低于每股 30 元将择机增持，增持数量不超过本公司总股

本的 1%。大股东此举表达了对公司未来持续稳定发展的信心及对目前股票价值

的合理判断。

五、本公司将采取多种形式积极、主动与投资者进行沟通，包括但不限于通

过交易所平台、召开投资者说明会、召开股东大会等形式。2015 年 7 月 22 日本

公司将召开 2015 年第一次临时股东大会，届时公司管理层将与投资者就公司生

产经营情况及对公司未来发展展开交流沟通，坚定投资者信心。

六、本公司坚定看好中国经济的增长前景和资本市场的发展潜力，坚持踏踏

实实做好企业，以良好的经营业绩回报股东，提请投资者关注企业价值，理性投

资。

特此公告。

                                安琪酵母股份有限公司董事会

                                            2015年 7月 10日