证券代码：600206            证券简称：有研新材            公告编号：2015-038

有研新材料股份有限公司

关于公司控股股东承诺不减持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记  载、误导性陈

述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）于 2015 年 7 月 8

日收到控股股东北京有色金属研究总院（以下简称“有研总院”）发来的关于不减持

公司股份的承诺函。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促

进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，有研总院做出如下承诺:

有研总院承诺自 2015 年 7 月 8 日起 6个月内不减持有研新材股份。

截至本公告日，有研总院持有有研新材 305,510,668 股股份，占公司总股本的

36.42%。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2015 年 7 月 9 日