证券代码：839792        证券简称：东和新材        公告编号：2025-008

辽宁东和新材料股份有限公司

股东减持股份结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 减持主体减持前的基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

李艺滨

公司实际

控制人之

一致行动

人的亲属

1,645,600 0.99%

北京证券交易所上市前

取得 1,598,000股；公司

上市后通过集中竞价方

式取得 47,600股。

李艺辉

公司实际

控制人之

一致行动

人的亲属

728,600 0.44%
北京证券交易所上市前

取得

陈燕

公司实际

控制人之

一致行动

人的亲属

1,000,000 0.60%
北京证券交易所上市前

取得

李子英

公司实际

控制人之

一致行动

人的亲属

70,000 0.04%
北京证券交易所上市前

取得

ZHANG

QINGBIN

持股 5%以

上股东
19,284,940 11.65%

北京证券交易所上市前

取得

二、 减持计划的实施结果

（一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果：

☑减持计划实施完毕 □减持时间区间届满

股东名

称

已减持数

量（股）

已减

持比

例

减

持

方

式

减持

期间

减持价

格区间

已减持总金额

（元）

减

持

计

划

完

成

情

况

当前持股数

量（股）

当前

持股

比例

李艺滨 530,000 0.32%

集

中

竞

价

2025 年

1 月 14

日——

2025 年

4月9日

10.30-

11.50

元/股

5,698,000 是 1,118,000 0.68%

李艺辉 410,000 0.25%

集

中

竞

价

2025 年

1 月 14

日——

2025 年

4月9日

9.56-

10.75

元/股

4,057,839.32 是 318,600 0.19%

陈燕 700,000 0.42%

集

中

竞

2025 年

1 月 14

日——

9.55-

9.91
6,814,780.00 是 300,000 0.18%

价 2025 年

4月9日

元/股

李子英 70,000 0.04%

集

中

竞

价

2025 年

1 月 14

日——

2025 年

4月9日

9.22-

13.02

元/股

800,363.74 是 0 0%

ZHANG

QINGBIN
1,597,680 0.97%

集

中

竞

价

2025 年

1 月 14

日——

2025 年

4月9日

8.99-

13.05

元/股

16,553,938.93 是 17,687,260 10.68%

（二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致

√是 □否

（三） 减持时间区间届满，是否未实施减持

□是 √否

（四） 是否提前终止减持计划

√是 □否

三、备查文件目录

股东关于减持结果的告知文件。

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2025年 4月 11日