基康仪器股份有限公司 股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

- 一、本次股票解除限售数量总额为 62,926,879 股,占公司总股本 45.1096%,可交 易时间为 2024 年 8 月 12 日。
- 二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位:股

| 序号 | 股东姓名或名称 | 是控东际人一动 否股、控或致人 动人 | 董事、监 事、高级管 理人员任职 情况 | 本次解 限售原 因 | 本次解除限 售登记股票 数量 | 本次解除 限售股数 占公司总 股本比例 | 尚未解除限 售的股票数 量 |
|----|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | 蒋小钢 | 是 | 否 | C | 40,285,000 | 28.8786% | 0 |
| 2 | 北京新华基康投资管理有限公司 | 是 | 否 | С | 8,045,000 | 5.7671% | 0 |
| 3 | 尤为 | 否 | 董事 | A | 1,300,000 | 0.9319% | 3,900,000 |
| 4 | 蒋小放 | 否 | 董事、副董 事长 | A | 1,277,500 | 0.9158% | 3,832,500 |
| 5 | 沈省三 | 否 | 董事 | A | 1,156,750 | 0.8292% | 3,470,250 |
| 6 | 邹勇军 | 否 | 监事会主席 | A | 1,118,804 | 0.8020% | 3,356,413 |
| 7 | 蒋丹棘 | 是 | 否 | С | 4,413,000 | 3.1635% | 0 |
| 8 | 李贯军 | 否 | 董事 | A | 889,500 | 0.6376% | 2,668,500 |

| 9 | 赵初林 | 否 | 董事、总经 理 | A | 690,000 | 0.4946% | 2,070,000 |
|----|-----|---|----------------|---|------------|----------|------------|
| 10 | 蒋颖 | 否 | 否 | С | 2,000,000 | 1.4337% | 0 |
| 11 | 侯新华 | 否 | 监事 | A | 447,500 | 0.3208% | 1,342,500 |
| 12 | 吴玉琼 | 否 | 副总经理、 董事会秘书 | A | 282,784 | 0.2027% | 848,353 |
| 13 | 张绍飞 | 否 | 副总经理 | A | 230,013 | 0.1649% | 690,041 |
| 14 | 赵鹏 | 否 | 副总经理 | A | 200,346 | 0.1436% | 601,039 |
| 15 | 于雷雷 | 否 | 财务总监 | A | 172,500 | 0.1237% | 517,500 |
| 16 | 赵营海 | 否 | 否 | G | 41,819 | 0.0300% | 41,819 |
| 17 | 谢坚 | 否 | 否 | G | 41,819 | 0.0300% | 41,819 |
| 18 | 谭斌 | 否 | 否 | G | 41,818 | 0.0300% | 41,818 |
| 19 | 江修 | 否 | 否 | G | 41,818 | 0.0300% | 41,818 |
| 20 | 雷霆 | 否 | 否 | G | 41,818 | 0.0300% | 41,818 |
| 21 | 饶少锋 | 否 | 否 | G | 41,818 | 0.0300% | 41,818 |
| 22 | 吴其均 | 否 | 否 | G | 41,818 | 0.0300% | 41,818 |
| 23 | 庄治洪 | 否 | 否 | G | 41,818 | 0.0300% | 41,818 |
| 24 | 钱志刚 | 否 | 否 | G | 41,818 | 0.0300% | 41,818 |
| 25 | 李海龙 | 否 | 否 | G | 41,818 | 0.0300% | 41,818 |
| 合计 | | | | | 62,926,879 | 45.1096% | 23,715,278 |

上表部分合计数与各加数相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

注:解除限售原因:

- A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售
- B离职董事、监事、高级管理人员解除限售
- C自愿限售解除限售
- D限制性股票解除限售
- E公开发行前特定主体股票解除限售上市
- F参与战略配售取得股票解除限售上市
- G 其他(2019年股权激励计划第二次行权登记在核心员工名下的股份,限售期于 2024年 6月 23 日结束。)

自愿限售解除情况说明

公司股票于 2022 年 12 月 20 日在北京证券交易所上市,公司控股股东、实际控制人蒋小钢及其控制的北京新华基康投资管理有限公司和亲属蒋小放、

蒋丹棘、蒋颖及时任公司董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员承诺自公司公开发行上市之日起 12 个月内,本人(企业)不转让或者委托他人管理本人持有或控制的公司上市前的股份;发行人上市后 6 个月内,如果发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公开发行价格,本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。公司触发上述延长锁定期的承诺,具体详见公司于 2023 年 1 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于延长公司股东股份锁定期的公告》,延长后锁定期截止日为 2024 年 6 月 20 日。

现上述人员的股票已达到解除限售条件,公司根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——股票限售及解除限售》的有关规定对符合解除限售条件的股票申请解除限售办理股票解除限售登记。

三、本次股票解除限售后的股本情况

| | 股份性质 | 数量 (股) | 百分比 | |
|----------|-----------|-------------|----------------|--|
| 无 | 限售条件的股份 | 114,882,498 | 82.3544% | |
| | 1、高管股份 | 24,197,096 | 17.3459% | |
| | 2、个人或基金 | 418,182 | 0.2998% | |
| 有限售条件的股份 | 3、其他法人 | 0 | 0% 0% 0% | |
| | 4、限制性股票 | 0 | | |
| | 5、其他 | 0 | | |
| | 有限售条件股份合计 | 24,615,278 | 17.6456% | |
| | 总股本 | 139,497,776 | 100.0000% | |

四、其它情况

- (一) 申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺
- (二) 不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形
- (三)不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益 行为的情况
- (四)在本次解除限售的股票中,不存在上市公司、上市公司股东约定、承诺的 限售股份
- (五) 其他说明事项

本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》等规定的减持预披露主体,若后续减持股份,将在减持前及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- (一)《基康仪器股份有限公司股东名册》
- (二)《中国结算关于发布解除限售公告的通知》
- (二)《基康仪器股份有限公司股票解除限售申请书》
- (三)《基康仪器股份有限公司股票解除限售申请表》

基康仪器股份有限公司 董事会 2024年8月7日