证券代码：831832        证券简称：科达自控        公告编号：2024-065

山西科达自控股份有限公司

合计持股 5%以上股东减持股份结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

深圳市创

新投资集

团有限公

司

合计持股5%

以上股东

1,628,860 2.1077% 向不特定合格投资者

公开发行前持有的股

份

山西红土

创新创业

投资有限

公司

合计持股5%

以上股东

3,257,718 4.2155% 向不特定合格投资者

公开发行前持有的股

份

二、 减持计划的实施结果

（一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果：

□减持计划实施完毕 √减持时间区间届满

股

东

名

称

已减持

数量

（股）

已减持

比例

减

持

方

式

减

持

期

间

减持价

格区间
已减持总

金额（元）

减

持

计

划

完

当前持股

数量（股）
当前持

股比例

成

情

况

深

圳

市

创

新

投

资

集

团

有

限

公

司

120,00

0

0.1553

%

大

宗

交

易

20

24

年

1

月

19

日

-2

02

4

年

7

月

18

日

14.67 1,760,40

0

否 1,508,86

0

1.9525

%

山

西

红

土

创

新

创

业

投

资

有

240,00

0

0.3106

%

大

宗

交

易

20

24

年

1

月

19

日

-2

02

4

年

14.67 3,520,80

0

否 3,017,71

8

3.9049

%

限

公

司

7

月

18

日

（二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致

√是 □否

（三） 减持时间区间届满，是否未实施减持

□是 √否

（四） 是否提前终止减持计划

□是 √否

三、 备查文件目录

《山西科达自控股份有限公司股东减持公司股份计划完成告知函》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日  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