证券代码：870656          证券简称：海昇药业          公告编号：2024-018

浙江海昇药业股份有限公司

关于公司股东完善稳价措施的公告

公司收到实际控制人叶山海和叶瑾之出具的《关于完善稳价措施

的承诺函》，公司实际控制人叶山海和叶瑾之出于维护投资者利益、

稳定公司股价和提高公司价值的考虑，申请完善稳定股价措施，具体

如下：

1、公司实际控制人叶山海、叶瑾之承诺将其所直接持有的公司上

市前的限售股锁定期，自 2025 年 8 月 2 日期满之日起延长 12个月至

2026 年 8 月 2 日。在上述锁定期内，将不以任何方式转让、减持或

委托他人管理所持有的公司限售股份，亦不会要求公司回购所持限售

股份。承诺的锁定期满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法

律、法规，以及中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和

规则办理。

限售股股东持股情况：

公司实际控制人叶山海、叶瑾之合计直接持有公司 39,396,200

股，占公司股份总数 49.2453%。本次自愿延长限售期股份 39,396,200

股，占公司股份总数的 49.2453%。具体情况如下：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。 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
2、不断建立健全投资者回报机制，建议公司加大现金分红力度，

提高投资者回报水平。同时公司实际控制人叶山海、叶瑾之承诺，在

符合公司章程规定并有利于公司正常经营和长远发展的前提下，将就

公司 2023 年度利润分配预案提出建议，并在公司 2023 年度股东大会

审议 2023 年度利润分配预案时投赞成票。

同时，公司实际控制人叶山海、叶瑾之承诺，如公司 2023 年度

进行利润分配，实际控制人取得的现金分红出借给上市公司无偿使用，

期限自公司分红派息之日起一年。

3、督促公司坚持合法、规范经营，进一步提升公司经营管理水

平和治理水平，认真做好企业创新发展，努力提高企业核心竞争力和

盈利水平，以稳定真实的业绩回报投资者。

4、督促公司不断提高信息披露质量，真实、准确、及时、完整

披露公司信息，及时澄清不实传言，同时不断加强投资者关系管理，

耐心做好投资者沟通工作，消除投资者误解，为投资者提供可靠的投

资决策依据，树立市场信心，切实保护投资者合法权益。 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完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措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的承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

浙江海昇药业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日