证券代码：832651      证券简称：天罡股份      公告编号：2023-083

威海市天罡仪表股份有限公司

关于延长公司股东股份锁定期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、基本情况

2023 年 5 月 19 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意威海市天罡仪

表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕

1110 号），同意威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合

格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月 27 日，公司股票在北京证券交

易所上市。

本次公开发行前，公司控股股东、实际控制人、控股股东、实际控制人的一

致行动人、董事、监事、高级管理人员、溢丰（威海）股权投资中心（有限合伙）、

溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢诚（威海）股权投资中心（有限合

伙）和溢信（威海）股权投资中心（有限合伙）就其上市前所持股份关于股份限

售安排的承诺如下：

公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，

或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至

少 6 个月。

二、关于承诺人延长限售锁定期的情况

截至本公告日，公司控股股东、实际控制人、控股股东、实际控制人的一致

行动人、董事、监事、高级管理人员、溢丰（威海）股权投资中心（有限合伙）、

溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢诚（威海）股权投资中心（有限合

伙）和溢信（威海）股权投资中心（有限合伙）已触发上述承诺的履行条件，其

上市前所持有本公司股票的锁定期在原锁定期基础上自动延长 6 个月，具体情况

如下：

序号 股东名称
锁定持股数

量（股）

锁定持股

比例（%）
原锁定期截止日

延长后锁定期截

止日

1 付涛 20,416,280 33.47% 2024 年 6 月 27 日 2024 年 12 月 27 日

2 付成林 18,747,743 30.73% 2024 年 6 月 27 日 2024 年 12 月 27 日

3 戚其荣 2,046,197 3.35% 2024 年 6 月 27 日 2024 年 12 月 27 日

4

溢丰（威海）

股权投资中心

（有限合伙）

1,065,000 1.75% 2026 年 6 月 27 日 2026 年 12 月 27 日

5

溢诚（威海）

股权投资中心

（有限合伙）

1,000,000 1.64% 2026 年 6 月 27 日 2026 年 12 月 27 日

6

溢信（威海）

股权投资中心

（有限合伙）

1,000,000 1.64% 2026 年 6 月 27 日 2026 年 12 月 27 日

7

溢民（威海）

股权投资中心

（有限合伙）

1,000,000 1.64% 2026 年 6 月 27 日 2026 年 12 月 27 日

8 赵清华 199,845 0.33% 2024 年 6 月 27 日 2024 年 12 月 27 日

9 王宗祥 111,025 0.18% 2024 年 6 月 27 日 2024 年 12 月 27 日

10 杨红卫 55,513 0.09% 2024 年 6 月 27 日 2024 年 12 月 27 日

11 安坤 45,513 0.07% 2024 年 6 月 27 日 2024 年 12 月 27 日

12 李宝祥 38,013 0.06% 2024 年 6 月 27 日 2024 年 12 月 27 日

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日