证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-102

科润智能控制股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及董监高自愿延长限售股锁定期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

2023 年 7 月 13 日，科润智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)收到控

股股东、实际控制人以及全体持有公司股份的董监高出具的《关于自愿延长限售

股锁定期的承诺函》，具体情况如下:

一、延长限售股锁定期的相关承诺

基于对公司价值的认可及未来发展的信心,公司控股股东、实际控制人以及

全体持有公司股份的董监高承诺，将其持有的公司公开发行前限售股锁定期自

2023 年 7月 13日期满之日起延长六个月至 2024 年 1月 12 日。在上述锁定期内，

将不以任何方式转让、减持或委托他人管理所持有的公司上市前股份，亦不会要

求公司回购所持股份。若在股份锁定期间发生资本公积金转增股本派送股票红利

等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应予以调整。

二、限售股股东持股情况

公司控股股东、实际控制人以及全体持有公司股份的董监高合计持有公司首

次公开发行前限售股 71,377,814股，占公司总股本的比例为 38.77%。

序号
股东名

称

持有限售股数量

（股）
持股比例

其中：法定限

售股

原自愿限售股

份锁定到期日

现自愿限售股

份锁定到期日

1 王荣 40,089,700 21.78% 30,067,275 2023.7.13 2024.1.12

2 王隆英 27,534,400 14.96% 20,650,800 2023.7.13 2024.1.12

3 章群锋 2,244,100 1.22% 1,683,075 2023.7.13 2024.1.12

4 徐向萍 634,700 0.34% 476,025 2023.7.13 2024.1.12

5 王震 516,000 0.28% 387,000 2023.7.13 2024.1.12

6 徐德兴 232,200 0.13% 174,150 2023.7.13 2024.1.12

7 李强 126,714 0.07% 95,036 2023.7.13 2024.1.12

合计 71,377,814 38.77% 53,533,361 2023.7.13 2024.1.12

公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督并及时履行信息披

露义务。

特此公告。

科润智能控制股份有限公司董事会

2023 年 7 月 14 日