镇江三维输送装备股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、本次股票解除限售数量总额为6,427,057股,占公司总股本5.3559%,可交 易时间为 2023 年 4 月 3 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位:股

序号	股东姓名或名称	是否为控 股股东、 实际控制 人或其一 致行动人	董事、监 事、高级 管理人 员任职 情况	本 解 居 因	本次解除 限售登记 股票数量	本次解除 限售股数 占公司总 股本比例	尚未解 除限售 的股票 数量
1	深圳市丹桂顺资产管 理有限公司一丹桂顺 之实事求是伍号私募 证券投资基金	否	无	F	1,923,000	1.6025%	0
2	镇江高新创业投资有 限公司	否	无	F	1,350,000	1.1250%	0
3	中阅资本管理股份公司一中阅定制 5 号私 募证券投资基金	否	无	F	769,000	0.6408%	0
4	交通银行股份有限公 司	否	无	F	600,000	0.5000%	0
5	东吴证券股份有限公 司	否	无	F	400,000	0.3333%	0
6	开源证券股份有限公 司	否	无	F	190,000	0.1583%	0
7	中山证券有限责任公 司	否	无	F	190,000	0.1583%	0
8	束丽霞	否	无	С	77,727	0.0648%	0

9	朱晓峰	否	无	С	77,727	0.0648%	0
10		i .	· -		, , , , , , , ,	0.00-070	U
	陶勇	否	无	С	77,727	0.0648%	0
11	毛惠莉	否	无	С	69,091	0.0576%	0
12	刘燚	否	无	С	69,091	0.0576%	0
13	厉鹤喜	否	无	С	69,091	0.0576%	0
14	张忠平	否	无	В	48,579	0.0405%	0
15	高峰	否	无	С	43,182	0.0360%	0
16	贡秀云	否	无	В	34,545	0.0288%	0
17	张秀英	否	无	В	34,545	0.0288%	0
18	陈文露	否	无	С	34,545	0.0288%	0
19	刘玉田	否	无	С	25,909	0.0216%	0
20	朱军民	否	无	С	25,909	0.0216%	0
21	栾俊艳	否	无	С	25,909	0.0216%	0
22	陈刚	否	无	С	21,591	0.0180%	0
23	胥琴	否	无	С	21,591	0.0180%	0
24	朱艳	否	无	С	21,591	0.0180%	0
25	岳桂	否	无	С	21,591	0.0180%	0
26	朱伟	否	无	С	21,591	0.0180%	0
27	杨德林	否	无	С	21,591	0.0180%	0
28	张志平	否	无	С	21,591	0.0180%	0
29	王甜甜	否	无	С	21,591	0.0180%	0
30	李学农	否	无	С	21,591	0.0180%	0
31	马军	否	无	С	21,591	0.0180%	0
32	姜甦	否	无	С	21,591	0.0180%	0
33	窦敏	否	无	С	15,114	0.0126%	0
34	吴飞	否	无	С	12,955	0.0108%	0
35	陈浩	否	无	С	12,955	0.0108%	0
36	潘新萍	否	无	С	12,955	0.0108%	0
合计				_	6,427,057	5.3559%	0

- 注:解除限售原因:
- A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售
- B离职董事、监事、高级管理人员解除限售
- C自愿限售解除限售
- D 限制性股票解除限售
- E公开发行前特定主体股票解除限售上市
- F参与战略配售取得股票解除限售上市
- G 其他(说明具体原因)

三、本次股票解除限售后的股本情况

	股份性质	数量 (股)	百分比
无	限售条件的股份	32,964,004	27.47%
	1、高管股份	24,285,501	20.24%
	2、个人或基金	3,622,243	3.02%
有限售条件的	3、其他法人	59,128,257	49.27%
股份	4、限制性股票	0	0%
	5、其他	0	0%
	有限售条件股份合计	87,036,001	72.53%
	总股本	120,000,005	100.00%

注:如公司近期办理过新增股份登记的,公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。

四、其它情况

- (一) 申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺
- (二) 不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形
- (三)不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益 行为的情况
- (四)在本次解除限售的股票中,不存在上市公司、上市公司股东约定、承诺的 限售股份

五、备查文件

《镇江三维输送装备股份有限公司关于股份解除限售登记的申请》

《镇江三维输送装备股份有限公司股票解除限售申请表》

《镇江三维输送装备股份有限公司股东名册》

镇江三维输送装备股份有限公司 董事会 2023年3月29日