证券代码：835892       证券简称：中科美菱        公告编号：2023-064

中科美菱低温科技股份有限公司

关于部分股东和高级管理人员自愿延长限售股锁定期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

2023 年 10 月 24 日，中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称“公司”)

收到股东中科先行（北京）资产管理有限公司（以下简称“中科先行”）和部分

高级管理人员作出的《关于自愿延长限售股锁定期的承诺函》，具体情况如下:

一、延长限售股锁定期的相关承诺

基于对公司未来发展前景的信心及对公司发展价值的认可，公司股东中科先

行和部分高级管理人员承诺，将其所持有的公司公开发行股票并在北京证券交易

所上市前的限售股锁定期，自 2023年 10月 18日期满之日起延长 12个月至 2024

年 10月 18日。

本次自愿延长限售期的股份数量合计 22,510,800 股，占公司股份总数的

23.27%。

二、限售股股东持股情况

中科先行（北京）资产管理有限公司和公司部分高级管理人员合计持有公司

22,677,993股，占公司股份总数的 23.44%，具体情况如下：

单位：股

序号 股东名称/姓名
上市前持股

数量

上市后新

增股份数

量

截至数据截止日

期持有全部股份

数量

上市前持股原限售

截止日

自愿延长后限售截

止日

截至目前

持有的无

限售条件

的股份数

量

1

中科先行（北

京）资产管理有

限公司

19,500,000 0 19,500,000 2023年 10月 18日 2024年 10月 18日 0

2 曲耀辉 1,041,300 78,506 1,119,806 2023年 10月 18日 2024年 10月 18日 0

3 方荣新 735,100 44,723 779,823 2023年 10月 18日 2024年 10月 18日 0

4 胡效宗 735,100 43,964 779,064 2023年 10月 18日 2024年 10月 18日 0

5 徐胜朝 499,300 0 499,300 2023年 10月 18日 2024年 10月 18日 0

合计 22,510,800 167,193 22,677,993 - - -

公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督并及时履行信息披

露义务。

特此公告。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2023年 10月 26日