证券代码：871694        证券简称：中裕科技        公告编号：2023-126

中裕软管科技股份有限公司

关于延长公司股东股份锁定期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、基本情况

2023 年 3 月 10 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意中裕软管科技

股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】

536 号），同意中裕软管科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中裕科技”）

向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 4 月 18 日，北京证券交

易所出具《关于同意中裕软管科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》

（北证函【2023】152 号），公司股票于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所上

市。

现公司股票已上市满 6 个月。在公司股票上市 6 个月期末，股票收盘价低于

发行价，已触发公司相关股东关于自愿锁定股份承诺的相关条件，其持有公司股

票的锁定期在原锁定期基础上自动延长 6 个月。

二、相关承诺的具体内容

公司实际控制人、控股股东、一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监

事和高级管理人员承诺如下：

若中裕科技在北京证券交易所上市后六个月内股票连续二十个交易日的收

盘价均低于发行价，或者在北京证券交易所上市六个月期末收盘价低于发行价的

（自中裕科技股票在北京证券交易所上市六个月内，如果因派发现金红利、送股、

转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则将发行价作除权、除息调整后

与收盘价进行比较），则本人持有的中裕科技股份锁定期限自动延长六个月。

三、相关股东股份锁定期延长情况

截至 2023 年 10 月 24 日收盘，公司股票收盘价低于本次发行价格，公司相

关股东关于自愿锁定承诺的相关条件已触发，其持有本公司股票的锁定期在原锁

定期的基础上自动延长 6 个月，本次延长股份锁定期的具体情况如下：

序号 股东
锁定持股数量

（股）

锁定持股比例

（%）
原锁定期截止日

延长后锁定期截止

日

1 黄裕中 40,778,759 40.5846 2024年 4月 24日 2024年 10月 24 日

2 秦俊明 13,950,000 13.8836 2024年 4月 24日 2024年 10月 24 日

3

泰州大裕企业管

理咨询合伙企业

（有限合伙）

7,500,000 7.4643 2024年 4月 24日 2024年 10月 24 日

4 张小红 7,124,900 7.0910 2024年 4月 24日 2024年 10月 24 日

5 黄昕亮 4,500,000 4.4786 2024年 4月 24日 2024年 10月 24 日

6 陈军 1,499,700 1.4926 2024年 4月 24日 2024年 10月 24 日

特此公告。

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日