证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-110

西安万德能源化学股份有限公司

关于延长公司股东股份锁定期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 基础情况

西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 8月 24日

收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安万德能源化学股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1861 号），

同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民

币普通股股票 20,000,000 股，每股面值 1元，发行价格为 8.93元/股，首次公

开发行股票后，公司总股本由 69,258,104 股变更为 8,925.8104股。经北京证券

交易所出具《关于同意西安万德能源化学股份有限公司股票在北京证券交易所上

市的函》（北证函〔2023〕417 号）的批准，公司股票于 2023年 9月 15日在北

京证券交易所上市。

自 2023年 9月 15日起至 2023年 10月 20日止，公司股票连续 20个交易日

的收盘价均低于发行价，已触发实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理

人员在本次公开发行前作出《关于股份流通限制和自愿锁定股份的承诺》的相关

条件，其持有本公司股票的锁定期在原锁定期基础上自动延长 6个月，2023年

10月 20日为触发日。

二、 相关承诺的具体内容

公司实际控制人、控股股东、董事、监事和高级管理人员承诺如下：

本人所持公司股份在上述承诺期限届满后 2 年内减持的，其减持价格不低

于发行价；公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均

低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的公司股票

在上市前已发行的股份的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司股票期间有派息、

送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。

三、 相关股东股份锁定期延长情况

截至 2023年 10月 20日收盘，公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于本

次发行价格 8.93元/股，公司实际控制人、控股股东、董事、监事和高级管理人

员关于自愿锁定承诺的相关条件已触发，其持有本公司股票的锁定期在原锁定期

基础上自动延长 6个月，本次延长股份锁定期的具体情况如下：

序号
承诺主体姓

名或名称

锁定持股数

量（股）

锁定持股

比例（%）
原锁定期截止日 延长后锁定期截止日

1 党土利 20,897,239 23.4121 2024年 9月 14日 2025年 3月 14日

2 王育斌 11,756,631 13.1715 2024年 9月 14日 2025年 3月 14日

3 汪希领 808,894 0.9062 2024年 9月 14日 2025年 3月 14日

4 杨 青 622,226 0.6971 2024年 9月 14日 2025年 3月 14日

5 薛 玫 933,339 1.0457 2024年 9月 14日 2025年 3月 14日

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
董事会

2023年 10月 23日

	一、基础情况
	二、相关承诺的具体内容
	三、相关股东股份锁定期延长情况