证券代码：832885        证券简称：星辰科技        公告编号：2022-078

桂林星辰科技股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、本次股票解除限售数量总额为 13,833,049 股，占公司总股本 16.1396%，可

交易时间为 2022 年 7 月 21 日。

二、 本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序

号

股东姓名

或名称

是否为控股

股东、实际

控制人或其

一致行动人

董事、监事、

高级管理人

员任职情况

本次

解限

售原

因

本次解除限

售登记股票

数量

本次解除

限售股数

占公司总

股本比例

尚未解除

限售的股

票数量

1

桂林星辰

电力电子

有限公司

是 - E 7,610,012 8.8789% 22,830,038

2 吕虹 是 董事长 A 1,660,716 1.9376% 4,982,148

3 丘斌 是 董事 A 1,477,958 1.7244% 4,433,876

4 吕斌 是
董事、董事会

秘书
A 126,750 0.1479% 380,250

5 马锋 否 董事、总经理 A 1,239,300 1.4459% 3,717,900

6 吕爱群 否 董事 A 730,633 0.8525% 2,202,927

7 包江华 否
董事、财务总

监
A 484,260 0.5650% 1,452,780

8 吴勇强 否 监事会主席 A 452,670 0.5281% 1,358,012

9 申保廷 否 监事 A 26,900 0.0314% 80,700

10 郝铁军 否 副总经理 A 23,850 0.0278% 101,550

合计 — 13,833,049 16.1396% 41,540,181

注：解除限售原因：
A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售

B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售

C 自愿限售解除限售

D 限制性股票解除限售

E 公开发行前特定主体股票解除限售上市

F 参与战略配售取得股票解除限售上市

G 其他（说明具体原因）

三、 本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 41,580,089 48.5131%

有限售条件的

股份

1、高管股份 18,680,143 21.7948%

2、个人或基金 1,873,930 2.1864%

3、其他法人 22,830,038 26.6367%

4、限制性股票 744,800 0.8690%

5、其他 0 0.0000%

有限售条件股份合计 44,128,911 51.4869%

总股本 85,709,000 100%

注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。

四、 其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺

（二）不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形

（三）不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益

行为的情况

（四）在本次解除限售的股票中，不存在上市公司、上市公司股东约定、承诺的

限售股份

五、 备查文件

（一）股东名册；

（二）股票解除限售申请表；

（三）股票解除限售申请书。

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日  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