债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代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债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简称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1
债券代码：
.SH 债券简称：23汽车G1

广汇汽车服务有限责任公司关于重大事项的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实

性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、控股股东及担保人公司股票及可转换公司债券可能被终止上市

的情况说明

广汇汽车服务有限责任公司（以下简称“公司”）的控股股东及

“21汽车G1”、“23汽车G1”的担保人广汇汽车服务集团股份公司（以

下简称“广汇汽车”）于2024年6月20日发布了《广汇汽车服务集团股份

公司关于公司股票及可转换公司债券可能被终止上市的第一次风险提示

性公告》。

公告显示，广汇汽车公司股票 2024年 6月 20日收盘价为 0.98元/股，

首次低于人民币 1元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简

称“《股票上市规则》”）第 9.2.1条第一款规定，在上海证券交易所

（以下简称“上交所”）仅发行 A股股票的上市公司，如果公司股票连

续 20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币 1元，公司股票可能被上

交所终止上市交易。根据《股票上市规则》第 9.6.1条第二款的规定，交

易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。广汇汽车目前存续1只可

交换债券，余额30.13亿元，根据《股票上市规则》第9.1.17条规定,上市

公司股票被终止上市的，其发行的可转换公司债券及其他衍生品种应当

终止上市。可转换公司债券及其他衍生品种终止上市事宜，参照股票终

止上市的有关规定执行。

二、影响分析和应对措施

公司将严格按照相关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露

义务。公司预计广汇汽车上述情况不会影响公司存续公司债券担保有效

性，截至本公告出具日，公司正常的生产经营管理活动未受到影响，公

司存在多种融资渠道和充足的现金流偿付公司债券。

特此公告。

(以下无正文)