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	江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
	关于裕兴转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
	1、证券代码：300305        证券简称：裕兴股份
	2、债券代码：123144        债券简称：裕兴转债
	3、转股价格：12.50元/股
	4、转股期限：2022年10月17日至2028年4月10日
	5、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年2月19日至2024年3月1日已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计有可能触发《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中向下修正的相关条款。若触发转股价格向下修正条款，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》和《募集说明书》中的规定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公...
	一、 可转换公司债券发行上市概况
	（一） 可转换公司债券发行情况
	（二） 可转换公司债券上市情况
	（三） 可转债转股期限

	二、 可转换公司债券转股价格及调整情况
	三、 可转换公司债券转股价格向下修正条款
	（一）修正条件及修正幅度
	（二）修正程序

	四、 可转换公司债券转股价格预计触发向下修正条款的说明
	五、 其他事项