债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代码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债券简称：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储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1

联储证券有限责任公司涉及重大仲裁的进展公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、诉讼的基本情况

2021 年 6 月，我司在其他案件执行程序中通过以物抵债方式取

得皇氏集团（证券代码：002329）32,177,049 股限售股。其后，我

司多次与皇氏集团股份有限公司（简称“皇氏集团”）沟通解除限

售事宜，未果。2022 年 6月 21 日，公司向青岛市崂山区人民法院(简

称“崂山法院”)提起诉讼，诉请（1）判令确认我司持有的 32,177,049

股“皇氏集团”股票于 2018 年 4 月 26 日满足解除限售条件；（2）

判令皇氏集团停止对我司股东权利的侵害，并于 30 日内为我司持

有的 32,177,049 股“皇氏集团”限售股股票办理完毕解除限售手

续；（3）判令皇氏集团赔偿因延迟解除限售而给我司造成的损失，

暂计算至 2022 年 6月 14 日为 5,243,278.31 元；（4）判令皇氏集

团承担我司律师费、诉讼费、保全费等全部诉讼费用。2022 年 7 月

8 日，崂山法院受理本案。

二、诉讼对公司偿债能力的影响

上述案件未对公司经营、财务状况及偿债能力造成重大影响。

公司目前经营情况正常，财务状况稳健，各项债券均按期足额付息

兑付，未发生违约情况。我司将持续关注上述案件的进展情况，并

及时履行信息披露义务。

特此公告。

契约锁契约锁

联储证券有限责任公司

2022 年 7 月 20 日

契约锁契约锁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