证券代码：603518         证券简称：锦泓集团       公告编号：2021-031

转债代码：113527         转债简称：维格转债

转股简称：191527         转股代码：维格转股

锦泓时装集团股份有限公司

关于股票交易风险提示的公告

重要内容提示：

1、锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2021 年 4 月 27

日、4 月 28 日、4月 29 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，

根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。4月

30 日公司股价再次涨停，剔除大盘整体因素后，公司股价近期实际短期波动幅度

较大。

2、近期公司股价涨幅较大，请投资者理性决策，注意投资风险。

公司股票于 2021 年 4 月 27 日、4月 28 日、4月 29 日连续 3个交易日内收

盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,

属于股票交易异常波动情形，公司已于 2021 年 4 月 30 日披露了《关于股票交易

异常波动暨风险提示公告》（公告编号：2021-030）。4月 30 日公司股价再次涨停，

鉴于近期公司股价波动较大，现对公司有关事项和风险提示如下：

1、二级市场交易风险

公司股票自 2021 年 4 月 20 日起，至 4 月 30 日连续 9 个交易日涨停，累计

涨幅高达 135.71%。公司基本面未发生重大变化，近期公司股价剔除大盘和板块

整体因素后的实际波动较大，且近期公司股票换手率与前期相比明显升高，单日

最高达 11.07%。截至 2021 年 4 月 30 日收盘，公司股票市净率为 1.87 倍。

2、行业淡旺季风险

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司所处的服装行业销售业绩按季度具有波动性。根据行业惯例和公司往年

经验，一季度和四季度为行业销售旺季，二季度和三季度为行业销售淡季。行业

销售淡季会对公司销售产生较大影响，公司于行业销售淡季的业绩存在较大不确

定性。

3、业绩持续增长风险

公司 2021 年一季度后业绩能否持续增长存在较大不确定性。公司主营业务

为品牌服装的研发设计、生产及营销，目前销售收入主要来源于线下门店和线上

网络的终端消费者，并不是提前接受订单进行生产的企业，销售业绩无法提前准

确预知。此外，时装行业的特点是消费者品味多元化和偏好的不断变化，若公司

对时装流行时尚和消费者需求判断失误或把握不准，未能及时开发出适销对路的

产品，将对销售产生不利影响。

4、一季度报告未经审计

公司于 2021 年 4 月 29 日披露了《2021 年第一季度报告》，此报告的数据未

经审计机构审计。

5、2020 年年度业绩亏损的风险

公司于 2021 年 4 月 29 日披露了《2020 年年度报告》，2020 年度归属于上市

公司股东的净利润出现亏损，为-623,748,192.30 元。2020 年度归属于上市公司

股东的扣除非经常性损益后净利润为-655,737,005.89 元。

6、大股东股票质押的风险

2017 年，为推进公司收购 Teenie Weenie 品牌项目的进行，公司实际控制人

王致勤先生与宋艳俊女士将其所持股份质押给招商银行股份有限公司南京分行

和杭州金投维格投资合伙企业(有限合伙)，为公司并购贷款提供无偿担保，该项

股票质押不设平仓线，未来股权解押的相关义务由公司承担。截至目前，实际控

制人王致勤先生、宋艳俊女士合计持有本公司 120,485,440 股,占公司总股本的

47.73%，截至目前已累计质押 120,400,000 股，占其所持公司股份总数的 99.93%，

占本公司股份总数的 47.70%。

7、财务风险

公司收购 Teenie Weenie 品牌资产和业务，前期以自有资金和外部融资先行

支付交易对价，后公司又与相关融资方签署债务延期协议。截止目前包含并购贷

款在内的金融机构贷款余额为 20.97 亿元。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以上述指定媒

体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司

2021年5月6日