证券代码：603690        证券简称：至纯科技         公告编号：2020-137

转债代码：113556        转债简称：至纯转债

转股代码：191556        转股简称：至纯转股

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于

股东因误操作造成短线交易及致歉的进一步说明补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 9 日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《至纯科技关于股东因误操作造成

短线交易及致歉的公告》（公告编号：2020-136），公司于近日接到股东平湖合波投

资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“平湖合波”）《关于因误操作造成短线交易

的进一步说明补充通知函》。平湖合波为了第一时间表明知错、认错、改错的态度，

未周全考虑一致行动人上海蒲锐迪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海蒲锐

迪”）、上海颀瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “上海颀瑞”）的现实问题及

需求，因事发当时时间仓促，在未能充分沟通并正确理解上述两家企业真实意愿的

情形下，向公司传达了《至纯科技关于股东因误操作造成短线交易及致歉的公告》

中相关处理情况及声明和承诺内容，现对公告中部分内容进一步说明补充如下：

原内容：

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年

9 月 30 日收到股东平湖合波投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“平湖合波”）

关于违规减持本公司股份的情况说明及致歉函。平湖合波于 2020 年 9 月 30 日披露

的减持计划公告中承诺本次减持其所持有的股份不超过 814,396 股，因操作失误，

在 2020 年 9 月 30 日通过二级市场集中竞价交易增持本公司股份 2,100 股，买入后

因挂单自动成交，卖出公司股份 8,000 股。本次交易行为构成短线交易，现就有关

事项披露如下：

二、本事项的处理情况及平湖合波的声明及承诺

2、赵浩先生及其一致行动人平湖合波、平湖波威、上海蒲锐迪及上海颀瑞承诺

自本公告之日起 6 个月内不减持本公司股份。

赵浩先生及其一致行动人平湖合波、平湖波威、上海蒲锐迪及上海颀瑞已深刻

认识到本次违规事项的严重性，并就本次违规行为向公司及广大投资者致以诚挚的

歉意，今后将严格规范买卖本公司股票的行为，认真学习相关法律法规、规范性文

件，加强对证券账户的管理，谨慎操作。

现进一步说明补充为：

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年

9 月 30 日收到股东平湖合波投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“平湖合波”）

关于违规减持本公司股份的情况说明及致歉函。平湖合波于 2020 年 9 月 3 日披露的

减持计划公告中承诺本次减持其所持有的股份不超过 814,396 股，在按照减持计划

实施减持的过程中，因操作失误，于 2020 年 9 月 30 日通过二级市场集中竞价交易

增持本公司股份 2,100 股，买入后因挂单自动成交，卖出公司股份 8,000 股。本次交

易行为构成短线交易，现就有关事项披露如下：

二、本事项的处理情况及平湖合波的声明及承诺

2、赵浩先生及其一致行动人平湖合波、平湖波威承诺自本公告之日起 6 个月内

不减持本公司股份。 上海蒲锐迪、上海颀瑞由于各自的现实问题及实际需求，将仍

按 2020 年 9 月 3 日公告的减持计划完成本轮减持。

赵浩先生及其一致行动人平湖合波已深刻认识到本次违规事项的严重性，并就

本次违规行为向公司及广大投资者致以诚挚的歉意。今后将严格规范买卖本公司股

票的行为，认真学习相关法律法规、规范性文件，加强对证券账户的管理，谨慎操

作。平湖波威、上海蒲锐迪、上海颀瑞以此为鉴，加强相关法律法规的学习，谨慎

操作。

除上述进一步说明补充内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不

便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 9 日