证券代码:000100           证券简称:TCL 集团       公告编号:2018-066

TCL 集团股份有限公司

关于公司董事长、股东李东生先生及股东新疆九天联成股权

投资合伙企业（有限合伙）承诺不减持公司股份的公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准 TCL 集团股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可[2015]151 号）批准， TCL 集团股份有限公司（以下简称

“公司”或者“本公司”）向以公司核心高管为主要合伙人的新疆九天联成股权

投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“九天联成”）非公开发行 408,899,521

股股份，前述非公开发行股份已于 2015 年 2 月 26 日在深圳证券交易所上市。根

据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，九天联成持有的前述公司股份自

2015 年 2 月 26 日起限售期为 36 个月。九天联成持有的公司 408,899,521 股股

份已于2018年2月26日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成解除

限售业务。

截至本公告日，九天联成持有公司 408,899,521 股股份，占公司已发行总股

本的 3.02%。李东生先生为公司董事长兼 CEO，直接持有公司 638,273,688 股股

份，占公司已发行总股本的 4.71%。

公司于 6 月 19 日收到公司董事长李东生先生及九天联成发来的函件：李东

生先生及九天联成承诺自承诺函出具之日起的十二个月内不减持公司股票。

李东生先生及作为九天联成合伙人的公司核心高管团队表示：自去年推进新

一轮变革转型以来，公司主要终端业务保持了良好的增长、或呈现显著的改善；

华星光电在产业周期波动中仍保持了领先全球同行的效率和效益指标；公司

2018年第一季度归母净利润同比增长63.2%，继 2017年年报后继续实现同比50%

以上的增长，总体经营业绩将持续稳健增长。同时，将主要终端业务重组到 TCL

多媒体香港上市平台的进程正按计划推进，预计到明年中将完成 TCL 电子重组、

实现将 000100 作为半导体显示产业的资本市场平台的承诺。随着公司业绩的持

续增长及改善和资本市场平台重组计划的推进，李东生先生及公司核心高管团队

对公司业务发展和股东价值增值充满信心。

此次李东生先生及九天联成做出不减持承诺，表明公司核心高管团队对公司

发展前景的信心及对公司内在价值的认可，并有决心进一步促进公司长期稳定持

续健康发展，维护广大中小投资者利益，创造更大的股东价值。

公司董事会将督促承诺人严格遵守承诺，并根据相关法律法规、规范性文件

等规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

            TCL 集团股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日