证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代码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证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简称：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境
公告编号:2018

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 1 日收

到盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安控股”）函告，盾安控股存在重大不

确定性事项，且该事项对本公司有重大影响。为维护广大投资者的利益，保证信

息披露的公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：盾安环境，证券

代码：002011）自 2018 年 5 月 2 日（星期三）开市起停牌，同时披露了《停牌

公告》（公告编号：2018-032）。

由于受宏观金融环境影响，盾安控股债券未能如期发行，造成一定的短期流

动性问题。针对当下遇到的问题，盾安控股已经采取了多种手段以盘活存量资产、

激活现金流，同时主动向有关政府部门及金融机构就化解流动性问题进行汇报说

明，有关政府部门及金融机构对盾安控股积极应对以及出台的各项措施予以充分

肯定，并明确表示予以大力支持。2018 年 5 月 2 日，盾安控股提交了关于 5月 9

日即将到期债券（18 盾安 SCP008）正常兑付的公告，截至 2018 年 5 月 8 日，盾

安控股正在落实“18 盾安 SCP008”的兑付资金。截至 2018 年 5 月 8 日，盾安控

股尚未出现债务违约的情形，但由于近期盾安控股有多期债券即将到期，仍存在

一定的违约风险。

截至 2018 年 5 月 8 日，盾安控股直接持有公司 8,906.9416 万股股份，占公

司股份总数的 9.71%，盾安控股未质押上述股份。公司控股股东浙江盾安精工有

限公司（以下简称“盾安精工”）系盾安控股的子公司，盾安精工直接持有公司

27,063 万股股份，占公司股份总数的 29.48%，其中，盾安精工质押的公司股份

数为18,000万股，盾安精工持有的盾安环境9,036万股用于融资融券业务担保。

若盾安环境股价异常波动，盾安精工所质押股份及持有的用于其自身融资融券业

务担保的股份则面临被强制平仓风险，存在盾安环境控制权发生变更的可能。

盾安环境作为中小企业板上市公司，与盾安控股在业务、人员、资产、机构、

财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。截至目前，盾安环

境生产经营一切保持正常。由于盾安控股处理短期流动性问题的事项尚存在较大

不确定性，且存在公司控制权发生变更的可能，为避免公司股价异常波动，维护

广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：盾安环境，

股票代码：002011）于2018年5月9日（星期三）开市起继续停牌，预计继续停牌

时间不超过五个交易日。

停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，并根

据盾安控股处理债务事项的进展及时进行公告。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董事会

                                        2018 年 5 月 9 日